
To:

Cc: 5.1.2e  5.1.2e

From: info@attemafootprint.nl

Sent: Fri 7/12/2024 8:51:36 AM

Subject: Re: TKW133476

Received: Fri 7/12/2024 8:51:50 AM

Hallo [EER

de tkw nummers;

132794

134509

129800

130059

133450

133490

133476

[

zijn in behandeling inclusief de [ER cases.
komende week zal een nieuw rapport worden aangeleverd.

Mogelijk dat de foto's apart worden verstuurd.

mvg,

5.1.2e

On 2024-07-09 16:05, wrote:

> Hallo [NEHER
>

ICEETIobi 12.1]

> In taxatierapport TKW133476 is een post met Overige kosten opgenomen.

> Het lijkt erop datje daar de kosten hebt neergezet van de door

> bij hemzelf ingediende factuur. Nu kunnen we daar van alles van

> vinden, maar zoals beschreven in de taxatierichtlijnen moeten

> dergelijke kosten niet worden meegenomen in de taxatie.

>

> Graag hiervan een gecorrigeerd rapport opsturen.
=>

> Met vriendelijke groeten,
>

> 5.1.2e

> _Consulent Faunazaken BlJ12 voor_
=>

> Gelderland, Overijssel en Drenthe

=>

recht |www.hij12.nl [1]

@bij12.nl

> Leidseveer 2, 3511 SB Ut

>M

> _Maandag afwezig_
=>

> Volg ons op Linkedin [2], X [3] en YouTube [4]

> [1] hitps:/iwww .bij12.nl/
> [2] https://linkedin.com/company/hij12
> [3] https: //twitter.com/BIlJ12nl
> [4] https: //lwww .youtube.com/%40bij12-werktvoorprovincies78
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