
From:

Sent: Fri 2/11/2022 9:25:38 AM

Subject: RE: Provincie Gelderland /[Jl uw kenmerk 2021-015595, ons kenmerk 21099323

Received: Fri 2/11/2022 9:25:44 AM

Geachte

Bedankt voor uw bericht. Hierbij bevestig ik u, zoals u op 10 februari 2022 met mijn collegal I: << besproken, dat wij deze
zaak hebben uitbesteed aan AKD Advocaten te Breda. lk ga ervan uit dat AKD advocaten op korte termijn contact met u opneemt.

Polisdekking
Zoals eerder aangegeven kunnen wij met de informatie die op dit moment voorhanden is nog geen definitief oordeel geven over de

polisdekking. Mede in het licht van onze uitsluiting rechtmatig handelen (zie artikel 13 van onze hierbij gaande voorwaarden LAP22)
behouden wij ons dan ook alle rechten voor.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
Heeft u vragen en/of opmerkingen?
Belt u dan “even Apeldoorn”or stuurt u onder vermelding van schadekenmerk Z1099323 een e-mail naar

vermogensschade@achmea.nl.

Met vriendelijke groet,

ob
Centraal
Beheer

Claimbehandeling | Zakelijke aansprakelijkheid overheid
Laan van Malkenschoten 20 | 7333 NP Apeldoorn
Postbus 700 | 7300 HC Apeldoom
T 055-579

E vermogensschade@achmea.nl
Op woensdag afiwezig
Om de schade te behandelen verwerken wij persoonsgegevens
Wij doen dat heel zorgvuldig. Wilt u hierover meer informatie? Kijk dan op onze website onderaan in het Privacy Statement

hitps://www.centraalbeheer.nl/over-ons/Paginas/privacy-en-cookie-statement. aspx. Daar kunt u het rustig nalezen.
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Onderwerp: RE: Provincie Gelderland 'IR uw kenmerk 2021-015595, ons kenmerk 21099323

GeachteI
We hebben intern en extern navraag gedaan over de aanwezigheid van een dossier over deze zaak. In onze zoektocht zijn we

uitgekomen bij een jurist van het Kadaster die onderstaande informatie heeft aangeleverd.

“Het is juist dat het Kadaster geen archief heeft van de herinrichting Ooijpolder. In het verleden werden na afronding van een

project de archieven van het Kadaster en de Landinrichtingscommissie samengevoegd en na bewerking door DLG overgedragen
aan het Rijksarchief. Wellicht dat de betreffende dossiers in het Rijksarchief zijn te vinden.

lk heb tot 1 januari 2015 bij DLG gewerkt. Bij het project Ooijpolder ben ik echter niet betrokken geweest. Wat ik nog wel heb

kunnen achterhalen is dat (destijds DLG, thans provincie Noord-Brabant) de LC heeft vertegenwoordigd in het

bezwaar van tegen de LGR (Lijst der Geldelijke Regelingen). De LGR is het financiéle sluitstuk van een

landinrichting. Kennelijk heeft Daamen destijds wel gereclameerd, maar is zijn bezwaar afgewezen.

Overigens ben ik van mening dat de thans ingediende claim eveneens kan worden afgewezen. Volgens vaste jurisprudentie

voorziet het stelsel onder de Landinrichtingswet — de herinrichting Qoijpolder is uitgevoerd onder de Landinrichtingswet —in een

algehele financiéle afwikkeling van de herverkaveling. Zie HR 24 september 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM9600, NJ 2010/505

(Gemeente Groesbeck [cs en ABRVS 22 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1735, TvAR 2020/8032 m.nt.JCbetekent

dat het niet mogelijk is om buiten de LGR om een financiéle claim in te dienen. Een ‘herkansing’ is er niet”.

Met vriendelijke groet,

Senior jurist gebiedsontwikkeling Kadaster

lk hoop dat deze informatie voldoende is om de claim te beoordelen.

Bij voorbaat dank.

nl>



Met vriendelijke groet,

Provincie Gelderland

Afd. Financién

026-359
Van: achmea.nl>

Verzonden: vrijdag 21 januari 2022 15:23

elderland.nl>

Gelderland uw kenmerk 2021-015595, ons kenmerk 21099323

Geachte INE
Wij hebben uw schademelding ontvangen en geregistreerd onder schadekenmerk 21099323.

Vordering
U legt ons een brief voor van

csmer
waarin de provincie Gelderland aansprakelijk wordt gesteld.

In 2004 heeft een perceel grond ingebracht en aangegeven dat dit perceel zeer geschikt is voor zandwinning. Hij
wilde hiervoor gecompenseerd worden maar destijds is zijn bezwaar afgewezen omdat zandwinning niet aan de orde zou zijn. Nu ligt
er sinds oktober 2021 een plan om zand van het bewuste perceel te winnen.

Polisdekking
Met de informatie die op dit moment voorhanden is kunnen wij nog geen definitief cordeel geven over de polisdekking. Wij behouden

ons dan ook alle rechten voor. Daarnaast is mogelijk sprake van schade door een rechtmatige overheidsdaad waarvoor polisdekking
ontbreekt (zie artikel 13 van onze hierbij gaande voorwaarden LAP22).
Verzoek om informatie

Ter beoordeling van de dekking, en in geval van dekking, aansprakelijkheid aan de zijde van de provincie ontvangen wij graag het

volledige op deze zaak betrekking hebbende dossier.

lk zie uw reactie graag tegemoet. Na ontvangst van bovenstaande informatie kom ik bij u op de zaak terug.
Heeft u vragen en/of opmerkingen?
Belt u dan “even Apeldoorn” or IEE stuurt u onder vermelding van schadekenmerk Z1099323 een e-mail naar

vermogensschade@achmea.nl.
Met vriendelijke groet,

Gb
Centraal

Claimbehandeling | Zakelijke aansprakelijkheid overheid

Laan van Malkenschoten 20 | 7333 NP Apeldoorn
Postbus 700 | 7300 HC Apeldoorn
T 055-579

E vermogensschade@achmea.nl

Op woensdag afwezig
Om de schade te behandelen verwerken wij persoonsgegevens

Wij doen dat heel zorgvuldig. Wilt u hierover meer informatie? Kijk dan op onze website onderaan in het Privacy Statement

oS
A eevaleceniriniR aR a a a, Daar kunt u het rustig nalezen.

Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V_, K v.K.nr. 08053410, Achmea Pensioen- en

Levensverzekeringen N.V., K.v.K.nr. 08077009, beide statutair gevestigd in Apeldoorn en Achmea Bank N.V., statutair gevestigd in

Den Haag, K.v.K.nr. 27154399. Achmea Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank en is opgenomen in het

register bij de Autoriteit Financiéle Markten nr. 12000011.

Van: elderland.nl>

Verzonden: vrijdag 14 januari 2022 10:16

Aan: Teampost AVOV Claims centraalbeheer.nl>

CC: elderland.nl>

Onderwerp: verzoek bijgaande aansprakelijkheidstelling in behandeling te nemen

Geachte heer/mevrouw,

Op 15 december 2021 is bij Provincie Gelderland bijgevoegde aansprakelijkheidstelling binnen gekomen. We hebben op 23

december 2021 een ontvangstbevestiging verzonden. Deze brief is tevens als bijlage toegevoegd. Vriendelijk verzoek om de

aansprakelijkheidstelling in behandeling te nemen. Ons relatienummer is 203144. Ons contractnummer is 3956356. In toekomstige
correspondentie over deze zaak graag ons zaaknummer 2021-015595 vermelden.

Hopende hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
Met vriendelijke groet,

Provincie Gelderland



Afdeling Financién

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

Hc: dorian nl

026-359

=provincie
Gelderland

DISCLAIMER i
dd

De informatie in dit bericht is vertrouwelifk. Het is daarom niet toegestaan dat u deze informatie openbaar maakt, vermenigvuldigt of verspreidt, tenzif de verzender

aangeeft dat dit wel is toegestaan. Als dit e-mailbericht niet vooru bestemd is, vragen wij u vriendelijk maar dringend om het bericht en kopieén daarvan te

vernietigen. Dit bericht is gecontroleerd op bekende virussen. Helaas kunnen wij nietgaranderen dat het bericht dat u ontvangt voliedig en tijdig verzonden is, of tijdig
ontvangen wordt en vrij is van virussen ofaantasting door derden.
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DISCLAIMER
ad

De informatie in dit bericht is vertrouwelijk. Het is daarom niet toegestaan dat u deze informatie openbaar maakt, vermenigvuidigt of verspreidt, tenzij de verzender

aangeeft daf dit wel is toegestaan. Als dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, vragen wij u vriendelijk maar dringend om het bericht en kopieén daarvan te

vernietigen. Dit bericht is gecontroleerd op bekende virussen. Helaas kunnen wij nietgaranderen dat het bericht dat u ontvangt volledig en tijdig verzonden is, of tijdig
ontvangen wordt en vrij is van virussen ofaantasting door derden.
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