To: Fgeldeﬂand.nl];mgelderland.nll

From:
Sent: Mon 1/24/2022 8:26:52 AM

subject. RE: Provincie Gelderand / [l uw kenmerk 2021-015595, ons kenmerk 21099323
Received: Mon 1/24/2022 8:26:54 AM

Hoi I

Ga er maar van uit dat dat er niet is. Deze claim dateert namelijk uit de tijd van de Dienst Landelijk Gebied en dat werk

en de medewerkers zijn 10 jaar na het voorval overgegaan naar de provincie.
Als het ook niet heeft, dan stel ik voor dat je vraagt. Hij is destijds vanuit de DLG overgekomen
naar de provincie.

Met vriendelilke iroet,

Juridisch adviseur
0206 359 - sms of whatsapp 06 -'=;: gelderland.nl | www.gelderland nl
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werkdagen: maandag | dinsdag | woensdagochtend | donderdag | vrydag

= provincie

Gelderland
Van: [ - < = anc. nl>

Verzonden: maandag 24 januari 2022 08:59

Aan: I - < <|d < land.nl>

cc: _@gelderland.nl>

Onderwerp: FW: Provincie Gelderland /- uw kenmerk 2021-015595, ons kenmerk Z1099323

Goedemorgen,

Zie bijgaand de reactie van de verzekeraar.

De verzekeraar vraagt om het volledige op deze zaak betrekking hebbende dossier. Is het mogelijk om dat aan te leveren?
Dan kan ik dat doorsturen naar de verzekeraar.

Alvast bedankt.

Groet

Verzonden: vrijdag 21 januari 23

Onderwerp: Provincie Gelderland / [} vw kenmerk 2021-015595, ons kenmerk 21099323
Geachte I
Wij hebben uw schademelding ontvangen en geregistreerd onder schadekenmerk Z21099323.
Vordering
U legt ons een brief voor van namens | " 22rin de provincie Gelderland aansprakelijk wordt gesteld.
In 2004 heeft een perceel grond ingebracht en aangegeven dat dit perceel zeer geschikt is voor zandwinning. Hij
wilde hiervoor gecompenseerd worden maar destijds is zijn bezwaar afgewezen omdat zandwinning niet aan de orde zou zijn. Nu ligt
er sinds oktober 2021 een plan om zand van het bewuste perceel te winnen.
Polisdekking
Met de informatie die op dit moment vocrhanden is kunnen wij nog geen definitief oordeel geven over de polisdekking. Wij behouden
ons dan ook alle rechten voor. Daarnaast is mogelijk sprake van schade door een rechtmatige overheidsdaad waarvoor polisdekking
ontbreekt (zie artikel 13 van onze hierbij gaande voorwaarden LAP22).
Verzoek om informatie
Ter becordeling van de dekking, en in geval van dekking, aansprakelijjkheid aan de zijde van de provincie ontvangen wij graag het
volledige op deze zaak betrekking hebbende dossier.

Ik zie uw reactie graag tegemoet. Na ontvangst van bovenstaande informatie kom ik bij u op de zaak terug.
Heeft u vragen en/of opmerki

ngen?
Belt u dan “even iEeldoorn“ op_of stuurt u onder vermelding van schadekenmerk 71099323 een e-mail naar
achmea.nl.

Met vriendelijke groet,

B

Centraal

R

Claimbehandeling | Zakelijke aansprakelijkheid overheid
Laan van Malkenschoten 20 | 7333 NP Apeldoorn
Postbus 700 | 7300 HC Apeldoorn

T 055-579
E @achmea.nl
Op woensdag atwezig

Om de schade te behandelen verwerken wij persoonsgegevens



Wij doen dat heel zorgvuldig. Wilt u hierover meer informatie? Kijk dan op onze website onderaan in het Privacy Statement
httgs:f/www.cen traalbeheer.nl/over-ons/Paginas/privacy-en-cookie-statement.aspx. Daar kunt u het rustig nalezen.

Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., K.v.K.nr. 08053410, Achmea Pensiocen- en
Levensverzekeringen N.V., K.v.K.nr. 08077009, beide statutair gevestigd in Apeldoorn en Achmea Bank N.V., statutair gevestigd in
Den Haag, K.v.K.nr. 27154399. Achmea Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank en is opgenomen in het
register bij de Autoriteit Financiéle Markten nr. 12000011.

Van: elderland.nl>
Verzonden: vrijdag 14 januari z

Aan: centraalbeheer.nl>
CC: elderland.nl>
Onderwerp: verzoek bijgaande aansprakelijkheidstelling in behandeling te nemen

Geachte heer/mevrouw,

Op 15 december 2021 is bij Provincie Gelderland bijgevoegde aansprakelijkheidstelling binnen gekomen. We hebben op 23
december 2021 een ontvangstbevestiging verzonden. Deze brief is tevens als bijlage toegevoegd. Vriendelijk verzoek om de
aansprakelijkheidstelling in behandeling te nemen. Ons relatienummer is 203144. Ons contractnummer is 3956356. In toekomstige
correspondentie over deze zaak graag ons zaaknummer 2021-015595 vermelden.

Hopende hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met Vriendelilke groet,

Provincie Gelderland

Afdeling Financién

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

elderland.nl

026-359 9408

= provincie
Celderland

EARAAR AR AR TR ARERERRRR DISC A\ iMER:**..:**.na*--.*w--u-.-kt-«-“

De informatie in dit bericht is vertrouwelifk. Het is daarom niet toegestaan dat u deze informatie openbaar maakt, vermenigvuidigt of verspreidt, tenzif de verzender
aangeeft dat dit wel is toegestaan. Als dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, vragen wij u vriendelijk maar dringend om het bericht en kopieén daarvan te
vernietigen. Dif bericht is gecontroleerd op bekende virussen. Helaas kunnen wil nist garanderen daf het bericht dat u ontvangt voliedig en tijdig verzonden is, of tijdig
ontvangen wordt en vrif is van virussen of aantasting door derden.
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