
To: 51.2e 5,.1.2e £ MERE @selderiand.nl]
From:

Sent: RE 5/30/2024 9:20:19 AM

Subject: FW: Prijzen ontgrendeld in T79759 GL Klimaatrobuuste maatregelen Hagenbeek

Received: Thur 5/30/2024 9:20:36 AM

Vergelijkingsstaat AdB221138 perceel 1 Natuur.xlsx

Vergelijkingsstaat AdB221138 perceel 2 Water.xlsx

Hato BE en ERE
Zie onderstaand en bijlagen.

Met vriendelijke groet,

Projectmanager

"EESE IE

Waterschap E Rijn en IJssel

WATERBEHEER: VEILIG EN OP MAAT

Liemersweg 2, 7006 GG - Postbus 148, 7000 AC Doetinchem

EEN EE

var EE Een
Verzonden: donderdag 30 mei 2024 11:07

Aan: SEREEN @ wrij.nl>
CE: JEABND avecodebondt.nl>

Onderwerp: RE: Prijzen ontgrendeld in T79759 GL Klimaatrobuuste maatregelen Hagenbeek
5.1.2Ze

Heb de inschrijvingsstaten beoordeeld en heb geen rare prijzen kunnen vinden.

In de excel bestanden heb ik extra kolommen toegevoegd die betrekking hebben met de percelen ‘wens tot ophoging’.
Hierin staan de hoeveelheden en de prijzen m.b.t. die percelen (zie perceel 1 en 2).
Indien deze ‘wens tot ophoging’ werkzaamheden NIET doorgaan geeft dat een mindering van EO 120 BE

perceel 2) op de totaalprijs.
Verder zijn we erachter gekomen dat Be in perceel 2 Water, in 3 besteksposten andere hoeveelheden heeft gebruikt
als diegenen uit de 2° Nota van Inlichtingen kwamen. Je praat dan over zo' ENEN die minder zijn geschreven.
Indien je vragen hebt kan je me bellen. heb ik ook ingelicht hierover.

Ik heb nog één vraag aan jou, kan ik indien dit mogelijk is, de inschrijvingsstaten van de andere inschrijvers mogen
ontvangen?
We zijn benieuwd naar de eenheidsprijzen van de verschillende inschrijvers en gebruiken deze intern om bij toekomstige
werken nog betere ramingen te kunnen maken.

Als jou antwoordt nee is begrijp ik dat.

Met vriendelijke groet,

Werkvoorbereider Ontwerp & Advies Infra

u

Avect- +31 88 004 82 12

de Bondt
avecodebondt.nl

44233868 0047



Haak aan:©8

Verzonden: dinsdag 28 mei 2024 14:51

Bij afwezigheid van | 512e Bn ik jou deze mail. O.b.v. de EMVl-aanbesteding lijkt BEE de winnaar te gaan worden. Ik wil de

totaalraming van het project graag actualiseren. Zou je inschrijving van inhoudelijk (geen gekke eenheidsprijzen etc.) willen

beoordelen aan de hand van jullie raming? En kun je mij dan aangeven welke posten te maken hebben met “wens tot ophogen” en

als we die niet uitvoeren, wat dan de gevolgen zijn voor de inschrijving. M.a.w. wat wordt de aanneemsom zonder “wens tot

ophoging”. Zou je dat in een Excel aan kunnen leveren? Wanneer lukt dat?

N.b. de uitslag van de aanbesteding nog niet delen met derden. Dat doet het waterschap via het aanbestedingsplatform.

Met vriendelijke groet,

Projectmanager

Waterschap tE Rijn en IJssel

WATERBEHEER: VEILIG EN (OP MAAT

Liemersweg 2, 7006 GG - Postbus 148, 7000 AC Doetinchem

A:El waar

Verzonden: dinsdag 28 mei 2024 14:34

aar: BEENEe>
Onderwerp: RE: Prijzen ontgrendeld in T79759 GL Klimaatrobuuste maatregelen

EER
Bijgevoegd het inschrijvingsbiljet en de inschrijfstaten van KA

Groet,

Van: BEoun
Verzonden: dinsdag 28 mei 2024 14:22

WRE-
Onderwerp: RE: Prijzen ontgrendeld in T79759 GL Klimaatrobuuste maatregelen Hagenbeek

EN
Is het mogelijk dat ik de inschrijfstaat van krijg? Lukt dat vanmiddag nog?

Groet,

Verzonden: dinsdag 28 mei 2024 13:30

BE EE SE EEDE
Dgelderland.nl>

Onderwerp: Prijzen ontgrendeld in T79759 GL Klimaatrobuuste maatregelen Hagenbeek

BE
Inmiddels is het gelukt de prijskluis te openen. De winnaar B.
Groet,

Aan:

An ER

44233868 0047



Gekwalificeerde offertes (5) | Exporteeralle antwoorden

Fictieve

Rang Aanbieder Voortgang KO Onbeantwoord Prijs
M Y

Baks Loon- en Grondverzetbedrijf EE F

1 ( 07 ) N] 0 €33:
BV. a

Aannemersbedrijf Gerwers Tilligte EN
2 ( 07 ) 0 0 €250

B.V. wa

3 Negam B.V. (07) 0 0 €8:

Hoftijzer Verhuur- en EE,
4

: n
( 07 ) 0 0

Aannemingsbedrijf B.V. vn

1 * Í Ee] >» -

5 Timmerhuis Weg & Waterbouw B.V. ( 07 ) 0 0 €13:

MT omelislasialifiemnvela affautras IN

Van: | 512 wrij.nl>

Verzonden: dinsdag 28 mei 2024 13:18

5.1.2e wrij.nl>

Onderwerp: FW: Prijzen ontgrendeld in T79759 GL Klimaatrobuuste maatregelen Hagenbeek

u

Ik kreeg onderstaande mail. Wellicht is het een automatische mail? Ik kan de prijzen nog niet zien.

Groet,

Van: Waterschap Rijn en IJssel via BEJe:2c-nercell.com>
Verzonden: dinsdag 28 mei 2024 13:04

Aan: SEEN ESE wi"
Onderwerp: Prijzen ontgrendeld in T79759 GL Klimaatrobuuste maatregelen Hagenbeek

U ontvangt niet vaak e-mail van IERBg@s2c.mercell.com. Meer informatie over waarom dit belangrijk is

se MERCELL

In T79759 GL Klimaatrobuuste maatregelen Hagenbeek zijn de

prijzen ontgrendeld door Waterschap Rijn en IJssel.

Klik op onderstaande link om de tender te openen.

TENDER OPENEN

Of kopieer onderstaande link in uw browser:

44233868 htips://s2c.mercell.com/tender/79759/buyer/98745/evaluations/296567 0047



Dit bericht is automatisch verzonden, u kunt hier niet op reageren.

Ga naar Mercell Source-{0-Contract Support voor meer informatie.

-Proclaimer De informatie in deze e-mail (inclusief de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het gebruik door

de geadresseerde. Indien uit de aanhef of de inhoud blijkt dat dit bericht niet voor u bedoeld is, verzoeken wij u

de afzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Waterschap Rijn en IJssel gebruikt e-

mail niet als medium voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen, tenzij anders is

overeengekomen.
--Proclaimer De informatie in deze e-mail (inclusief de bijlagen) 1s uitslutend bestemd voor het gebruik door de

geadresseerde. Indien uit de aanhef of de inhoud blijkt dat dit bericht miet voor u bedoeld 1s, verzoeken wij u de afzender

hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Waterschap Rijn en IJssel gebruikt e-mail niet als medium

voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkmgen, tenzij anders 1s overeengekomen.

44233868 0047


