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To: WOLVENCOMMISSIE[WOLVENCOMMISSIE@gelderland.nl]
From: | < ninomeester

Sent: Sun 6/19/2022 10:40:07 AM

Subject: Re: Doorberekening kosten - Tussen stand

Received: Sun 6/19/2022 10:40:12 AM

Beste-

Voor wat betreft de kosten voor de Stichting Alert was 1k inderdaad abuis en zag j1) het goed. Deze kosten zijn reeds
vergoed door jullie.

Graag zou ik wel het inkoopnummer van jullie ontvangen om de nu gemaakte kosten in rekening te brengen.

Dank alvast en groet

Penningmeester SSGN

Op 4 jun. 2022, om 09:00 heef |Gz 0ningmeester <penningmeestersgn(@gmail.com> het
volgende geschreven:

Best
De kosten voor stichting Alert die nu zijn opgevoerd gelden voor 2022. We hebben die maatregelen moeten
nemen voorafgaand aan de aanschaf van de honden.

We gaan er overigens wel van uit dat we onder het budget van Euromlijven omdat de aanschaf van de
honden uiteindelijk lager was. Verder hebben we ook op de kosten voor het ophalen van de honden minder

hoeven uit te geven. Daphne heeft haar vakantie gecombineerd en is met haar camper naar de honden
gereden dus geen dure hotels maar een goedkope camping.

Zodra ik het formele inkoopnummer heb zal ik de factuur indienen.

MvG

Op 30 mei 2022, om 10:01 heeft WOLVENCOMMISSIE
<WOLVENCOMMISSIE (@gelderland.nl> het volgende geschreven:

Dag - dat is al overzichtelijker voor ons. Die van Stichting Alert hoorde toch nog bij de
vergoeding voor de wolvenwachters uit 2021? Of zie ik het verkeerd. Groet R
Van_Penningmeester <penningmeestersgn@gmail.com>

Verzonden: maandag 30 mei 2022 09:36

Aan: WOLVENCOMMISSIE <WOLVENCOMMISSIE@gelderland.nl>

C elderland.nl>

Onderwerp: Re: Doorberekening kosten - Tussen stand

Best{

Inderdaad de verkeerde bijlage meegestuurd. (Kan je zien hoe transparant we zijn (-; )

Bijgaand de juiste, excuses.

> Op 30 mei 2022, om 09:00 heeft WOLVENCOMMISSIE <WOLVENCOMMISSIE@gelderland.nl> het
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volgende geschreven:

>

> Dag-dank voor het bericht.

>

> In de meegestuurde bijlage is een totaaloverzicht opgenomen van transacties van de stichting.
Wellicht was dat niet de bedoeling. Het is voor ons daarom ook niet helemaal duidelijk om welk te
factureren bedrag het gaat. Het is prima om eind vd maand te factureren, het inkoopnummer moet ik
even navragen bi-Nordt vervolgd. Groet-

)

> -----Oorspronkelijk bericht-----

> Van: _Penningmeester <penningmeestersgn@gmail.com>

> Verzonden: zaterdag 28 mei 2022 11:19

> Aan: WOLVENCOMMISSIE <WOLVENCOMMISSIE@gelderland.nl>

> Onderwerp: Doorberekening kosten - Tussen stand

>

> Beste-

>

> De honden zijn ondertussen een paar weken bij onze kudde en voorlopig gaat het goed.

>

> Het is wennen en soms best uitdagend maar vooralsnog zijn we positief en krijgen we ook uit het veld
positieve reacties.

>

> We hebben al de nodige kosten gemaakt en ik zou je willen vragen of we dit per eind deze maand bij
jullie in rekening zouden kunnen brengen.

>

> Bijgaand een Excel sheet waarin deze kosten zijn opgenomen.

>

> Hoor graag van je. Als het kan hoor ik ook graag welk inkoop nummer ik kan gebruiken.
>

> Dank, groet en goed weekend

>

>

> Penningmeester SSGN

>

>
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