
To: info@landschapsbeheertgroeneveld.nl[linfo@landschapsbeheertgroeneveld.nl]
cc gelderland.nl]
From:

Sent: Tue 4/12/2022 1:24:29 PM

Subject: RE: factuur kuddebeschermingshonden (KBH)

Received: Tue 4/12/2022 1:24:31 PM

Dadagaan we dan zeker proberen maar ik kan nu nog niet zeggen of dat lukt. Groet, I NGIN
Van: info@landschapsbeheertgroeneveld.nl <info@landschapsbeheertgroeneveld.nl>

Verzonden: maandag 11 april 2022 19:42

Aan: facturen <facturen@gelderland.nl>

cc <<< =ndn > << derland nl.

Onderwerp: factuur kuddebeschermingshonden (KBH)

LS.

In de bijlage de eerste factuur voor de pilot met de kuddebeschermingshonden.

C=het er nu naar uit ziet, worden de honden de 2° helft van volgende week geleverd. Een van de voorwaarden van de

verkopende partij is, dat we de honden moeten afrekenen op de dag van levering. Is het mogelijk dat voor die tijd deze factuur

betaald wordt?

Graag hoor ik van je.

Met vriendelijke groet,

Landschapsbeheer 't Groene veld

Kvk-nummer: 58121196
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