
To: gelderland.nl]
From:

Sent: Thur 4/14/2022 6:24:44 AM

Subject: RE: factuur kuddebeschermingshonden (KBH)

Received: Thur 4/14/2022 6:24:47 AM

DagJheb de factuur zojuist goedgekeurd dus hopelijk gaat het nu snel. Groet JJ
van:|<- - 2rd.l>Verzonden: woensdag 13 april 2022 15:01

Aan @gelderland.nl>; info@landschapsbeheertgroeneveld.nl

Onderwerp: RE: factuur kuddebeschermingshonden (KBH)
Hoi

Ik ben in overleg met onze afdeling financien om te kijken ofwe dit zo spoedig mogelijk kunnen regelen. Tk kan je dus

alleen toezeggen dat ik er mee bezig ben. Of het gaat lukken kan ik je dus niet toezeggen.
Als ik meer weet zal ik dit aan je laten weten.

Groet,

Van elderland.nl>

Verzonden: dinsdag 12 april 2022 15:24

Aan: info@landschapsbeheertgroeneveld.nl

Onderwerp: RE: factuur kuddebeschermingshonden (KBH)

Dag dat gaan we dan zeker proberen maar ik kan nu nog niet zeggen of dat lukt. Groet|f
Van: info@landschapsbeheertgroeneveld.nl <info@landschapsbeheertgroeneveld.nl>

Verzonden: maandag 11 april 2022 19:42

Aan: facturen <facturen@gelderland.nl>

cc elderland.nl> elderland.nl.

Onderwerp: factuur kuddebeschermingshonden (KBH)

LS,

In de bijlage de eerste factuur voor de pilot met de kuddebeschermingshonden.

R--'s het er nu naar uit ziet, worden de honden de 2° helft van volgende week geleverd. Een van de voorwaarden van de

verkopende partij is, dat we de honden moeten afrekenen op de dag van levering. Is het mogelijk dat voor die tijd deze factuur

betaald wordt?

Graag hoor ik van je.

Met vriendelijke groet,

Landschapsbeheer 't Groene veld

Kvk-nummer: 58121196
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