
To: gelderland.nl]
From:

Sent: Fri 10/21/2022 7:36:32 AM

Subject: RE: Kostenwolven beschermingsmaatregelen SSGN

Received: Fri 10/21/2022 7:36:54 AM

ok

van:I : - dc rand.n >
Verzonden: donderdag 20 oktober 2022 16:09

aorJ:- << =n .nl>
Onderwerp: FW: Kostenwolven beschermingsmaatregelen SSGN

HoiI
Volgens mij kan dit als het akkoord is gefactureerd worden op inkooporder 4009627 voor bedrag van € 25.000,00

Kosten Q1 en Q2 al gefactureerd€ 9937,33

Hoor het maandag wel van je,
Groet,
[|

Van:|Pen ningmeester <penningmeestersgn @gmail.com>
Verzonden: zondag 16 oktober 2022 19:11

Aan: WOLVENCOMMISSIE <WOLVENCOMMISSIE@gelderland.nl>
cc etderlanc.ol>-J - -<I
Onderwerp: Re: Kostenwolven beschermingsmaatregelen SSGN

Beste |]

Haastige spoed.....

Paar foutjes gemaakt in het overzicht, dus vergeet mijn vorige mail maar.

Bijgaand de juiste.

MvG

> 0p15 okt, 2022, om 11:04 heer nringreesteJi.cor het volgende geschreven:
>

> geste [J
>

> lk bijgaand weer een overzicht van de kosten die we hebben gemaakt voor de wolf beschermingsmaatregelen in Q3 2022. Daarbij

oom de kosten voor de wildcamera’s om te kunnen zien of we bij de kralen “bezoek” krijgen van de wolf,

=>

> Tot op heden gaat het bij ons goed NM 000000 Ens steeds meer op de omgang met de honden ingespeeld te

raken. Het gaat cok goed met de honden alhoewel het wel zwaar is voor de beide dames. De honden reageren soms nog fel op

fietsers en een van de dingen die we willen gaan proberen is specifieke training om ze aan mountainbikers te laten wennen.

>

> Eris in november een dag van de vereniging van gescheperde kuddes (VGSN) waar wij de gastheer zijn. We hebben afgesproken

dat wij als bestuur toelichting geven hoe het gaat met de honden maar ook hoe wij het hebben aangevlogen voor wat betreft het

verkrijgen van subsidie. Dit om ook wat tegenwicht te geven aan de roeptoeter verhalen die momenteel de ronde doen. Wij zijn

nog steeds van mening dat met de juiste maatregelen effectieve bescherming mogelijk is.

> We krijgen verder aanstaande dinsdag de Stentor op visite voor een interview met Daphne over de kudde bescherming.
>

> Hoor graag even of de opgevoerde kosten voor jullie akkoord zijn, dan kan ik e.e.a. daarna formeel declareren.

>

> Dank en groet

>

> Penningmeester SSGN
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