To: penningmeestersgn@gmail.com[penningmeestersgn@gmail.com]

Cc: WOLVENCOMMISSIE[WOLVENCOMMISSIE@gelderland.nl]

From: WOLVENCOMMISSIE

Sent: Tue 1/31/2023 7:55:47 AM

Subject: FW: Factuur KHB kosten Q4 2022

Received: Tue 1/31/2023 7:56:56 AM

202301 SK Pro Forma Nota Wolvenpreventie wolvencommissie Kosten Q4 2022.pdf

Goedemorgen [

Je kunt hetzelfde inkoopordernummer 4009627 gebruiken.
Stuur je mij even een ce-tje als je de factuur officieel indient?
Groet,

Van: WOLVENCOMMISSIE <WOLVENCOMMISSIE@gelderland.nl>
Verzonden: maandag 30 januari 2023 11:07

Aan enningmeester <penningmeestersgn@gmail.com>
cc: gelderland.nl>
Onderwerp: RE: Factuur KHB kosten Q4 2022

Dag e factuur is inhoudelijk ok. Aan [ilje vraag of dit kan op de huidige inkooporder of dat hier een nieuwe

voor moet worden aangemaakt. Daarna kan de factuur definitief worden ingediend. Groet

Van:Henningmeester <penningmeestersgn@gmail.com>
Verzonden: zaterdag 28 januari 2023 19:16

Aan: WOLVENCOMMIISSIE <WOLVENCOMMISSIE@gelderland.nl>
Onderwerp: Factuur KHB kosten Q4 2022

Best-

Bijgaand een proforma factuur voor de kosten van de KHB’s in Q4 2022.

Ik weet niet of ik nog steeds hetzelfde ordernummer kan gebruiken.
Uiteraard krijg je bij de definitieve factuur de kopieén van de rekeningen er bij.
Hoor graag

MvG

Penningmeester SSGN
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