
To: gelderland.nl]
Cc: stibbe.com]; |||EGEC occ <rland.nl]
From:

Sent: Wed 4/19/2023 11:53:47 AM

Subject: RE: Factuur provincie Gelderland maart en april 2023 [STIBBE-LEGAL.FID975610]

Received: Wed 4/19/2023 11:53:55 AM
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Geachte[IEENamens||c22t hierbij zoals verzocht een pro forma (eind)declaratie voor de werkzaamheden tot en met 5 april ji.
Kunnen we op de definitieve declaratie de eerder gestuurde inkooporder 4015055 noteren of stuurt u ons een nieuw nummer?

Met vriendelijke groet,

Stibbe N.V.

Beethovenplein 10 - 1077 WM Amsterdam - The Netherlands

P.O. Box 75640 - 1070 AP Amsterdam - The Netherlands

From:I<< <r 21 d.nl>
Sent: dinsdag 18 april 2023 19:33

To:I© 5: 5. orn
cc:|= ><. <orm>
Subject: Re: Factuur provincie Gelderland maart 2023 [STIBBE-LEGAL.FID975610]

Min vi raat uit naar een declaratie tot en met 5 april

Gro!INVerzonden vanuit Outlook voor 10S

Verzonden: Tuesday, April 18,2023 5:20:32 PM

Aan: elderland.nl>

cc: Stibbe.com>

Onderwerp: RE: Factuur provincie Gelderland maart 2023 [STIBBE-LEGAL.FID975610]
Geachte

Dank voor uw bericht met het inkoopnummer.

ll \aat het volgende weten.

De eindfactuur zou alle openstaande tijd tot en met 5 april zijn. Die dag bespraken we ons advies met de CdK en

provinciemedewerkers. Voor het werk daarna (waaronder het zo nodig opstellen van een protocol) spraken we af dat dat binnen de

eerdere opdracht zou vallen en dat daarvoor geen tijd meer in rekening wordt gebracht.
Een idee zou dus kunnen zijn

'vVde declaratie over maart versturen waarvoor u een inkoopnummer stuurde; er komt dan nog een declaratie voor de

werkzaamheden begin april, of

v een declaratie te maken met alle tijd tot en met 5 april; dat is dan ook echt de eindafrekening.
Laat u weten wat de voorkeur heeft?

Met

EE
groet,

Stibbe N.V.
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Beethovenplein 10 - 1077 WM Amsterdam - The Netherlands

P.O. Box 75640 - 1070 AP Amsterdam - The Netherlands

From: elderland.nl>

Sent: vrijdag 14 april 2023 11:09

Subject: RE: Factuur provincie Gelderland maart 2023 [STIBBE-LEGAL.FID975610]

GeachteJNHet inkoopnummer dat u op de factuur kunt vermelden is 6015331
Wilt u overal waar ‘inpassing kabinetschef vervangen door ‘inpassing rijkstaken CvdK’
En tot slot op de factuur vermelden dat dit de eindafrekening is.

Vriendelijke groet

Verzonden: woensdag 12 april 2023 16:45

CC: Stibbe.com>;

Onderwerp: RE: Factuur provincie Gelderland maart 2023 [STIBBE-LEGAL.FID975610]
Geachte IN.Graag passen wij de naam als gevraagd aan. (Dat moet nog gebeuren op de pro forma declaratie die hierbij gaat.)

fuscalaat weten dat het inderdaad juist is dat het opstellen/controleren van het protocol onderdeel uitmaakt van de

opdracht. De werkzaamheden aan het protocol liggen echter in de periode na 5 april 2023 (daarop ziet deze factuur nog niet).
Kan op de definitieve factuur het inkoopnummer 4014572, zoals wij dat kregen voor de werkzaamheden in februari jl., blijven staan,
of dient er een nieuwe inkooporder aangemaakt te worden? Zo ja, dan ontvangen we dat graag van jullie.
Met vriendelijke groet,

elderland.nl>

Stibbe N.V.

Beethovenplein 10 - 1077 WM Amsterdam - The Netherlands

P.O. Box 75640 - 1070 AP Amsterdam - The Netherlands

From: elderland.nl>

Sent: woensdag 12 april 2023 09:41

Subject: Factuur provincie Gelderland

Geacht

Ik ontving van mijn collega uw factuur.

Ik heb uit het overleg van verleden week van

TR
met de Commissaris van de Koning en twee

directieleden, begrepen dat het opstellen van het protocol inbegrepen is in de factuur/opdracht. Is dat ook uw beeld?

Zou u de naam van de factuur (inpassing kabinetschef) willen wijzigen in “inpassing Rijkstaken CvdK”.

Graag verneem ik uw reactie.

Met vriendelijke groet

elderland

0

<
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Amsterdam Brussels London Luxembourg

Before printing this e-mail considerthe impact on the environment.

This e-mail may contain privileged or confidential information. If you have received this e-mail in error,

please notify us immediately.

Stibbe N.V. is a Dutch law firm registered with the Dutch Chamber of Commerce under number

34198700. Any services performed are carried out under an agreement for services (‘overeenkomst van

opdracht’) with Stibbe N.V. This agreement and the entire legal relationship with Stibbe N.V. are governed
exclusively by Dutch law, with the exception of rules of international private law which may lead to the

applicability of the laws from other jurisdictions. Any disputes that are related to our services shall in the

first instance be exclusively decided by the competent court in Amsterdam, the Netherlands. The general
conditions of Stibbe N.V., which include a limitation of liability, apply and are available on

http://www stibbe.com/generalconditions, at the registry of the Amsterdam District Court and will be

forwarded upon request.

Stibbe N.V. is part of an international network of Stibbe offices in Amsterdam, Brussels, London and

Luxembourg. More information about us and our services can be found on

http://www stibbe.com/importantinformation.

Our general conditions have recently been amended.
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