To: @gelderland.nl]

From:

Sent: Tue 11/2/2021 1:58:23 PM

Subjectt Re: Zaaknummer 2020-014735 - Wolvenland: cofinancieringsovereenkomst
Received: Tue 11/2/2021 1:58:31 PM

Beste [

Wat fijn dat de envelop terecht is en dat je hem doorstuurt naar- Hoop dat het helemaal in orde is zo en wij de
ondertekende exemplaren binnenkort mogen ontvangen.
Groeten,

changing
perspectives
I

Executive Producer
witfilm.nl

Qut of office: Monday

Witfilm

Qudezijds Achterburgwal 63

1012 DB Amsterdam

+31 (0)20 688 50 49

info@witfilm.nl

witfilm.nl

Van:
Datum: dinsdag 2 november 2021 om 10:30

Aan: I icfilm.ni>

Onderwerp: RE: Zaaknummer 2020-014735 - Wolvenland: cofinancieringsovereenkomst

Best

Ik heb toch zelf ook nog even verder gezocht en ik zie nu dat de cofinancieringsovereenkomst niet in mijn mail staat,
maar wél aan jullie zaaknummer is toegevoegd. Normaal gesproken krijg ik hier een seintje van maar dat heb ik dit keer
niet gekregen, dus ik ging ervanuit dat we niets hadden ontvangen. Excuses!

De overeenkomst is ook zowel door jullie m als de KRO ondertekent dus ik verwacht hier verder geen
problemen meer mee. Ik zal hem zo spoedig mogelijk doorsturen 11{1{11'_ zodat we het straks eindelijk afgerond
hebben.

Nogmaals excuses voor het ongemak.

Je hoort nog van me,

Met vriendelijke groet,

_ subsidiebeoordelaar | www.gelderland.nl

werkdagen: dinsdag | donderdag | vrijdag
= provincie
Gelderland

PS: De provincie Gelderland ontvangt uw post graag digitaal via post@gelderland.nl

wgelderland.nl>

b% Denk aan het milieu, alvorens te besluiten deze mail te printen

Van:_@witfilm.nb

Verzonden: dinsdag 2 november 2021 10:12

Aan S < < drland. nl>

Onderwerp: Re: Zaaknummer 2020-014735 - Wolvenland: cofinancieringsovereenkomst
Beste-

Per post. Ik vraag nog even na t.a.v. wie.

Wat is het toch met deze cofinancieringsovereenkomst...denk je dat we er bijna zijn. Heel vervelend.
Ik laat je nog weten naar wie de envelopt gestuurd is.

Groet,
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W \ I L M rspoci
I I perspectives
I

Executive Producer

ut or office: Monday
Witfilm
Qudezijds Achterburgwal 63
1012 DB Amsterdam
+31 (0)20 688 50 49

info@witfilm.nl

witfilm.nl
Van:

Datum: dinsdag 2 november 2021 om 09:26

Onderwerp: RE: Zaaknummer 2020-014735 - Wolvenland: cofinancieringsovereenkomst

Beste

Zou de overeenkomst digitaal of per post gestuurd moeten zijn? Dan weet ik waar ik navraag kan doen.
Ik heb zelf helaas niets ontvangen.
Met vriendelijke groet,

subsidiebeoordelaar | www.gelderland.nl
werkdagen: dinsdag | donderdag | vrijdag
= provincie

Gelderland

PS: De provincie Gelderland ontvangt uw post graag digitaal via post@gelderland.nl

elderland.nl>

= Denk aan het milieu, alvorens te besluiten deze mail te printen

Verzonden: woensdag 27 oktober 2021 14:18

Onderwerp: Re: Zaaknummer 2020-014735 - Wolvenland: cofinancieringsovereenkomst

Best<

We hebben de overeenkomst aangepast en die zou, getekend door KRO-NCRYV, in drievoud naar mij gestuurd worden, zodat wij
hem konden ondertekenen en weer door konden sturen naar jullie ter ondertekening. Maar helaas blijkt nu dat ze rechtstreeks
naar jullie zijn gestuurd.

Hebben jullie ze ontvangen? In dat geval, zouden jullie ze ondertekend naar mij willen sturen, zodat wij ze dan weer kunnen
ondertekenen en jullie weer van een volledig ondertekend exemplaar kunnen voorzien?

Groeten,

changing
perspectives

!)I(SCU !I\."e !I’O!U cer

witfilm.nl

Qut of office: Monday
Witfilm

Qudezijds Achterburgwal 63
1012 DB Amsterdam

+31 (0)20 688 50 49
info@witfilm.nl

witfilm.nl

Van elderland.nl>
Datum: dinsdag 28 september 2021 om 11:43
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cc. elderland.nl>
Ond : RE: Zaaknummer 2020-014735 - Wolvenland: cofinancieringsovereenkomst

Best

De toevoeging is voor ons geen probleem. Met betrekking tot de informatie, dit moet als volgt worden:

Provincie Gelderland, gevestigd te 6811 CG Arnhem aan de Markt 11, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door-
afdelingsmanager Subsidieverlening, hierna te noemen: Co-financier;

Echter, wij kunnen de overeenkomst niet via Docusign ondertekenen. Dit moet bij ons altijd onder een bepaalde
grondslag getekend worden, en daarom ook via ons ‘teken’-systeem lopen.

Mijn voorstel zou daarom ook zijn dat jullie beiden de overeenkomst tekenen (via Docusign bijv.) en dat jij (| Gz
de overeenkomst dan naar mij stuurt. Dan zal ik hem zo spoedig mogelijk ter ondertekening voorleggen aan onze
afdelingsmanage waarna hij automatisch ook naar jullie verstuurd zal worden.

Ik zie de overeenkomst graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

subsidiebeoordelaar | www.gelderland.nl
werkdagen: maandag | dinsdag | donderdag | vrijdag
= provincie
Gelderland

PS: De provincie Gelderland ontvangt uw post graag digitaal via post@ gelderland.nl

[ Denk aan het milieu, alvorens te besluiten deze mail te printen

Verzonden: woensdag 22 september 2021 14:21

Aan: elderland.nl>
Onderwerp: Re: Zaaknummer 2020-014735 - Wolvenland: cofinancieringsovereenkomst
Beste I

_ de juriste, heeft nog een kleine toevoeging (hieronder in blauw) gedaan. Als jullie hier mee akkoord zijn pas ik dat aan in
de overeenkomst.
Wil je mij ook van jullie gegevens, in te vullen bij ‘de ondertekenden’, voorzien? Dan maak ik de overeenkomst compleet.
Wat betreft het ondertekenen van het document: de omroep werkt met docusign voor de ondertekening, dus zou dat gaan via die
elektronische routing, waarvoor we dan ook het email adres nodig hebben van de persoon die namens de Provincie ondertekent.
(evt aangevuld met iemand anders die namens provincie moet paraferen?), zou je mij dat mailadres willen geven?
Co-financier levert ten behoeve van het Programma een financiéle bijdrage in de vorm van een subsidie. De subsidie
bedraagt in totaal € 40.000,-. Per datum 30 maart 2021 is een voorschot verleend van € 32. OOO Als het prOJect conform
de subsidieverlening is voltomd daarbij tevens re e lic
verwoord in deze overeenkomst, zal de subsidie worden vastgesteld op een bedrag van € 40 000,- (het totale
subsidiebedrag). Het overgebleven subsidiebedrag ten bedrage van € 8.000,- (de overige 20%) zal dan worden

uitbetaald. De subsidiebeschikking is als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd.
Groeten,

changing
perspectives

Executive Producer

witfilm.nl
Qut of office: Monday

Witfilm

De Kempenaerstraat 11B
1051 CJ Amsterdam

+31 (0)20 688 50 49

info@witfilm.nl

witfilm.nl

Van: elderland.nl>
Datum: woensdag 15 september 2021 om 15:24

Aan: witfilm.nl>

e

ening houdend met de mediarechtelijke kaders e 1gen zoals

Z0als

elderland.nl>
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Onderwerp: RE: Zaaknummer 2020-014735 - Wolvenland: cofinancieringsovereenkomst

Beste NGz

Naar aanleiding van ons gesprek stuur ik bijgevoegde cofinancieringsovereenkomst. Onze juris | | heeft hier

een tekstwijzigingsvoorstel voor geschreven op pagina 2. Verdere tekstwijzigingen waren niet nodig.

Om het proces wat te versnellen, heb ik alvast de gegevens (betaaldata en het ontvangen bedrag etc.) toegevoegd.
Daarnaast vind je in de bijlage de verleningsbeschikking, welke als bijlage zal worden toegevoegd bij de overeenkomst.
Zou jij de overeenkomst kunnen voorleggen aan de jurist bij de omroep? Mocht alles akkoord zjn, zien wij graag de
overeenkomst getekend terug. Wij zullen dan als laatste partij de overeenkomst ondertekenen en uiteraard daarna weer

naar jullie verzenden.
Ik hoor graag van jullie,
Met vriendelijke groet,

_ subsidiebeoordelaar | www.gelderland.nl

werkdagen: maandag | dinsdag | donderdag | vrijdag
= provincie
Gelderland

PS: De provincie Gelderland ontvangt uw post graag digitaal via post@gelderland.nl

b% Denk aan het milieu, alvorens te besluiten deze mail te printen
Verzonden: vrijdag 20 augustus 2021 15:20
Aan: elderland.nl>

CQ elderland.nl>

Onderwerp: Re: Zaaknummer 2020-014735 - Wolvenland: cofinancieringsovereenkomst

Best

Bedankt voor het doorgeven van jullie beschikbaarheid. Bij dezen zou ik dan donderdag 2 september om 10.00 uur vast willen

leggen voor ons overleg. Ik stuur jullie tzt een Zoomlinkje.
Groet & fijn weekend,

changing
perspectives

!}Icecutwe !ro!ucer
witfilm.nl
ut or office: Monday

Witfilm
De Kempenaerstraat 11B

1051 CJ Amsterdam
+31 (0)20 688 50 49

info@witfilm.nl

witfilm.nl
Van:'
Datum: vrijdag 20 augustus 2021 om 15:15

Aan witfilm.nl>
CC: elderland.nl>

Onderwerp: RE: Zaaknummer 2020-014735 - Wolvenland: cofinancieringsovereenkomst
Beste I
Wij zouden beide vooralsnog beschikbaar zijn op de volgende moment in die week:
+ Woensdag 1 september:
o Tussen 9.00 en 10.00
o Tussen 11.00 en 13.00
+ Donderdag 2 september
o Tussen 9.00 en 11.00
o Tussen 14.00 en 17.00
« Vrijdag 3 september
o Tussen 13.00 en 15.00

elderland.nl>
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Hopelijk zit hier een moment bij waarop jullie ook beschikbaar zijn. Ik heb onze jurist meegenomen in de CC zodat je ons
allebei kunt uitnodigen voor de afspraak.
Met vriendelijke groet,

— subsidiebeoordelaar | www.gelderland.nl
werkdagen: maandag | dinsdag | donderdag | vrijdag
= provincie

Gelderland

PS: De provincie Gelderland ontvangt uw post graag digitaal via post@gelderland.nl

% Denk aan het milieu, alvorens te besluiten deze mail te printen
Van: witfilm.nl>

Verzonden: donderdag 19 augustus 2021 14:58

aan: I >

Onderwerp: Re: Zaaknummer 2020-014735 - Wolvenland: cofinancieringsovereenkomst

sest SN

Ik zou graag een digitale afspraak in willen plannen met jou, jullie jurist en de jursit van de KRO-NCRV.
Hoe zitten jullie in de week van 30 augustus?
Groeten,

changing
perspectives

witfilm.nl
QOut of office: Monday
Witfilm
De Kempenaerstraat 11B
1051 CJ Amsterdam
+31 (0)20 688 50 49
info@witfilm.nl
witfilm.nl

Van: elderland.nl>
Datum: woensdag 18 augustus 2021 om 09:18

Aan I itfim >
Onderwerp: RE: Zaaknummer 2020-014735 - Wolvenland: cofinancieringsovereenkomst

BestJ

Het lijkt mij beter als ik samen met onze jurist een (digitale) afspraak inplan hun jurist. Zou je mij een emailadres
kunnen sturen? Mocht je die niet hebben, mag je mijn emailadres naar hun sturen met het verzoek om zo via die weg een
afspraak met ons in te plannen.

Met vriendelijke groet,

subsidiebeoordelaar | www.gelderland.nl
ag | dinsdag | donderdag | vrijdag

Werkaagen: 1maarnc
= provincie
Gelderland

PS: De provincie Gelderland ontvangt uw post graag digitaal via post@gelderland.nl

= Denk aan het milieu, alvorens te besluiten deze mail te printen
Verzonden: dinsdag 17 augustus 2021 14:43
Aan: elderland.nl>

Onderwerp: Re: Zaaknummer 2020-014735 - Wolvenland: cofinancieringsovereenkomst

Best<IN

Excuses dat dit even is blijven liggen. Ik heb je mail weer bij de omroep neergelegd en zij blijven aangeven dat het echt noodzakelijk
is dat de overeenkomst door jullie ondertekend wordt. Ze zullen op korte termijn terugkomen met een uitleg over waarom dat zo
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is ivm de relevante mediawettelijke bepalingen. Hun jurist zou wellicht even met jou willen bellen om het even helder, en direct
zonder mijn tussenkomst, met je te bespreken. Zou ik daarvoor misschien jouw directe nummer mogen of kan hij/zij het beste het
algemene nummer bellen?

Groeten,

changing
perspectives

!!ecu lwe !I’O!U cer

Hwitﬂlm.nl

ut or office: Monday
Witfilm

De Kempenaerstraat 11B
1051 CJ Amsterdam

+31 (0)20 688 50 49
info@witfilm.nl

witfilm.nl

Van:'
Datum: vrijdag 13 augustus 2021 om 15:50

Aan: G vitfim.nI" R witfilm.nl>

Onderwerp: RE: Zaaknummer 2020-014735 - Wolvenland: cofinancieringsovereenkomst

Best- beste Witfilm,

Volgens mijn administratie is er geen reactie meer vanuit jullie binnengekomen op onderstaande. Hopelijk betekent dit
dat het alsnog geregeld is met de omroep.

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

subsidiebeoordelaar | www.gelderland.nl
werkdagen: maandag | dinsdag | donderdag | vrijdag
= provincie

Gelderland

PS: De provincie Gelderland ontvangt uw post graag digitaal via post@gelderland.nl

elderland.nl>

[ Denk aan het milieu, alvorens te besluiten deze mail te printen
Van: ProvincieGelderland <POST @gelderland.nl>
Verzonden: vrijdag 25 juni 2021 17:30

Aan: [ vitfilm .nl' witfilm.nl>

Onderwerp: Zaaknummer 2020-014735 - Wolvenland: cofinancieringsovereenkomst
Best‘ beste Witfilm,

Allereerst mijn excuses dat onze reactie zo lang uit bleef. Op dit moment is het erg druk met verzoeken en aanvragen, en
jouw mail is daardoor wat langer blijven liggen.

Ik heb onderstaande o.a. besproken met onze jurist. Op dit moment zien wij, ook juridisch, nog steeds niet de noodzaak
om de cofinancieringsovereenkomst te tekenen. Volgens onze jurist is de Mediawet niet toepasbaar op deze situatie,
gebaseerd op de richtlijnen ‘Goed bestuur en integriteit’ die in deze wet worden genoemd.

Hierin is opgenomen dat wanneer bijdragen worden verzameld door de buitenproducent (jullie organisatie, in dit geval)
de omroepinstelling het contract, wat de co financier en de buitenproducent tekenen, mede dient te ondertekenen. Er is
hier alleen helemaal geen sprake van een ‘contract’ maar van een subsidiebeschikking.

Onze bijdrage is rechtstreeks aan jullie, de buitenproducent. Hiervoor geldt wel een meldingsplicht, maar die
meldingsplicht zou voldoende moeten zijn voor de omroepinstelling.

Wij zouden daarom graag van de omroepinstelling willen weten waarom het in hun ogen toch noodzakelijk is om een
overeenkomst te tekenen, rekening houdend met de Mediawet, en waarom zij denken dat in deze situatie de verplichting
uit bovengenoemde richtlijn wel van toepassing is.

Wij zijn nog steeds van mening dat dit niet noodzakelijk is.

Wij horen graag van je,

Met vriendelijke groet,

subsidiebeoordelaar | www.gelderland.nl
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werkdagen: maandag | dinsdag | donderdag | vrijdag
= provincie
Celderland

PS: De provincie Gelderland ontvangt uw post graag digitaal via post@gelderland.nl

= Denk aan het milieu, alvorens te besluiten deze mail te printen
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