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Besta

Ik ben akkoord met de rapportage en de opgenomen kosten.

Met vriendelijke groet,

§.1.2e

Beleidsmedewerker Verkeers- en Inframanagement
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Van: 5.1.2e @tauw.com>

Verzonden: donderdag 8 september 2022 17:02

Onderwerp: RE: [EXT] Kosten legen afvalbakken verzorgingsplaatsen Prv Gelderland

Hierbij ontvang je een uitdraai van het interview dat wij doorlopen hebben in de surveyapp. Voor het onderzoek hebben wij een bevestiging nodig

dat jullie akkoord gaan met de bijgevoegde kosten, en dus een bevestiging dat de gegevens kloppen en volledig zijn. Zou jij het rapport nog een

keer willen doorlopen en controleren? Indien correct ontvangen wij graag per mail een akkoord.

Hartelijk dank voor deelname aan het onderzoek!

Met vriendelijke

(~
TAUW bv

Handelskade 37

Postbus 133

7400 AC Deventer

Sent: donderdag 1 september 2022 08:50

Subject: RE: [EXT] Kosten legen afvalbakken verzorgingsplaatsen Prv Gelderland

Hoi AE)Dat gaat helaas niet lukken. De informatie wordt pas vanafvandaag 1/9 bijgehouden. Het is niet mogelijk om de kosten

voor het legen van de afvalbakken voor 14/9 aan te leveren aangezien die informatie dan nog niet volledig in beeld is.

Met vriendelijke groet,

7aB cor. en Inframanagement
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Van: tauw.com>

Verzonden: woensdag 31 augustus 2022 13:57

Aan: elderland.nl>

Onderwer [EXT] Kosten legen afvalbakken verzorgingsplaatsen Prv Gelderland

14 september is voor ons de uiterlijke data voor het aanleveren van gegevens.

TAUW bv

Handelskade 37

Postbus 133

7400 AC Deventer

From: elderland.nl>

Sent: dinsdag 30 augustus 2022 09:13

To: tauw.com>

Subject: RE: [EXT] Kosten legen afvalbakken verzorgingsplaatsen Prv Gelderland

Wanneer is de uiterlijke deadline voor jullie onderzoek om dit aan te leveren. Wellicht dat we bijv. voor de maanden

september en oktober deze info nog kunnen leveren?

Groet

Van: tauw.com>

Verzonden: maandag 29 augustus 2022 10:32

Aan: elderland.nl>

Onderwerp: RE: [EXT] Kosten legen afvalbakken verzorgingsplaatsen Prv Gelderland

Dank voor de mail! Graag ontvangen wij deze gegevens vanaf1 september zo snel mogelijk. Heb jij enig idee aan welke termijn wij moeten

denken?

Met vriendelijke groet,

TAUW bv

Handelskade 37

Postbus 133

7400 AC Deventer

Sent: maandag 29 augustus 2022 08:00

To: tauw.com>

Subject: [EXT] Kosten legen afvalbakken verzorgingsplaatsen Prv Gelderland
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De kosten voor het legen van de afvalbakken hebben wij helaas nog niet inzichtelijk. Vanaf 1 september wordt dit in het

kader van ‘Code groen’ wel opgepakt.

Met vriendelijke groet,

_me—_ erkeers- en Inframanagement
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