To:
Cc:
From: info@attemafootprint.nl

Sent: Mon 9/9/2024 5:06:31 PM

Subject: Re: bert nijenhuis zijn tkw's
Received: Mon 9/9/2024 5:06:43 PM

Hallo [EHERN,

Hierbij mijn bevindingen voor deze onderstaande tkw's;

R @ bii12.n1]

m heeft de dieren getaxeerd op een significant hogere prijs dan de
tabel aangaf; dit moet ook volgens het protocol van hij12.

Attema Footprint protocol is als er meer dan 10% afwijking is we een
eigen motivatie bijsluiten en de prijs aanpassen.

In het geval van de onderstaande tkw's was de afwijking 33% of meer.

> 133966 286 euro per dier vs 190 euro per dier in de oude prijstabel

> 133936 286 vs 190 in de tabel

> 133923 275 vs 190 in de tabel (dit komt doordat de nieuwe prijzen zijn
> gehanteerd, ook hier was de intentie 286)

> 133803 275 vs 190 in de tabel (dit komt doordat de nieuwe prijzen zijn
> gehanteerd, ook hier was de intentie 286)

> 133725 286 vs 190 in de tabel

> 133072 100 vs 55 in de tabel

Dus BBE& heeft zich gehouden aan het protocol van Bij12 en het interne
protocol van attema footprint.
Graag leg ik meer uit, ook wil raag nadere toelichting geven.

mvg:

5.1.2e

on 2024-09-09 14:15, [ NGTGEEEXNEE ' ot-:

> Hoi [IEEECH.

N4

Dit zijn (tot nu toe)

>
>

> 133966
> 133936
> 133923
> 133803
> 133725
> 133072
>

> Met vriendelijke groet,
>

> IEEED zi/haar)

> _medewerker ondersteuning en data__ Faunazaken_

=
> Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht | bij12.nl [1]
0 i 5.1.2e

>E 5.1.2e @bij12.nl
>

> Volg ons op LinkedIn [2] en Twitter [3].

> Van: info@attemafootprint.nl <info@attemafootprint.nl>

> VVerzonden: zondag 8 september 2024 15.42 uur
>Aan:ﬁ@bmz.m>

> Onderwerp: bert nijenhuis zijn tkw's
>

- IEE
>44344068 0064

> /70U 1e mi eraan willen herinneren welke TKW's van bert ik zou




> anapassen?

> |k kan ze ergens niet meer vinden.
>

> mvg,

>

> 51.2e

>

>

> Links:

> [1] hitp://www.bij12.nl/

> [2] https://linkedin.com/company/hij12
> [3] https://iwitter.com/BIJ12nl

44344068

0064



